
CORPASI ASESORIAS CONTABLES <corpasi.fse@gmail.com>

Fwd: I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR - TABLA DE COSTOS 2025 Corregida Fotocopiadora
PARA APROBAR
3 mensajes

CORPASI ASESORIAS CONTABLES <corpasi.fse@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 5:32 p.m.
Para: Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co>

Buenas tardes, envio tabla de la fotocopiadora, con canon de $155.000.

El lun, 28 oct 2024 a la(s) 1:29 p.m., Jose Mauricio Alvarez Gallego (jose.alvarez@medellin.gov.co) escribió:

Buenas tardes

Cumple con lo que Ud. me lo envía, al revisar y actualizar no cumple.

 

 

 

 

 

De: CORPASI ASESORIAS CONTABLES [mailto:corpasi.fse@gmail.com]
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 1:26 p. m.
Para: Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co>
Asunto: Re: I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR - TABLA DE COSTOS 2025 PARA APROBAR

 

Buenas tardes, si revisa la tabla de la fotocopiadora, esta con una utilidad minima de $50.822, entonces si cumple con lo informado.

 

Agradecemos su colaboracion

 

El lun, 28 oct 2024 a la(s) 1:19 p.m., Jose Mauricio Alvarez Gallego (jose.alvarez@medellin.gov.co) escribió:

Buenas tardes
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Adjunto tablas con visto bueno de aprobación, la tabla de la fotocopiadora no es posible su aprobación, está por debajo de la
u�lidad mínima, fotocopiadoras, papelerías u�lidad mínima de 50.000 pesos. Revisar y ajustar canon de arrendamiento para su
respec�va aprobación. Tener presente que las tablas se deben enviar en formato Excel y a este correo para su respec�va
revisión y aprobación.

 

Quedo atento

 

Cordial saludo

 

 

 

De: CORPASI ASESORIAS CONTABLES [mailto:corpasi.fse@gmail.com]
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2024 12:07 p. m.
Para: Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co>
Asunto: Re: I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR - TABLA DE COSTOS 2025 PARA APROBAR

 

Buenas tardes, las tablas de costos habían sido enviadas el dia 22 de octubre; sin embargo, se envian de nuevo.

 

Favor confirmar el recibido.

 

Muchas gracias

 

El lun, 28 oct 2024 a la(s) 9:29 a.m., Jose Mauricio Alvarez Gallego (jose.alvarez@medellin.gov.co) escribió:

Buenos días

 

Favor enviar la tabla en formato Excel para su actualización y respec�va aprobación.

 

Quedo atento

 

Cordial saludo
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De: CORPASI ASESORIAS CONTABLES [mailto:corpasi.fse@gmail.com]
Enviado el: jueves, 24 de octubre de 2024 1:12 p. m.
Para: Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co>; Andres Felipe Bran Alcaraz
<andres.bran@medellin.gov.co>
Asunto: Re: I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR - TABLA DE COSTOS 2025 PARA APROBAR

 

Cordial saludo, reiteramos solicitud.

 

Muchas gracias.

 

El mar, 22 oct 2024 a la(s) 6:57 p.m., CORPASI ASESORIAS CONTABLES (corpasi.fse@gmail.com) escribió:

Cordial saludo

 

Remitimos la tabla de costos de la tienda escolar, frutera escolar y Fotocopiadora del año 2025, para su revisión y visto
bueno.

 

Muchas gracias

 

-
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LA SALLE - FORMATO TABLA DE COSTO 2025- Fotocopiadora Escolar.XLSX
16K

Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co> 29 de octubre de 2024, 7:34 a.m.
Para: CORPASI ASESORIAS CONTABLES <corpasi.fse@gmail.com>

Buenos días

 

Adjunto tabla de costos con visto bueno de aprobación.

[Texto citado oculto]

LA SALLE - FORMATO TABLA DE COSTO 2025- Fotocopiadora Escolar.pdf
18K

CORPASI ASESORIAS CONTABLES <corpasi.fse@gmail.com> 29 de octubre de 2024, 7:56 a.m.
Para: Jose Mauricio Alvarez Gallego <jose.alvarez@medellin.gov.co>

Muchas gracias. 
[Texto citado oculto]
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